RV: SOLICITUD AVAL FINANCIERO LIQUIDACION CONTRATOS 842 Y 843 -2021

Luis Eugenio Herrera Paez <leherrera@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 16/11/2021 8:25

Para: Leidy Marcela Barbosa Castellanos <Imbarbosa@alcaldiabogota.gov.co>

CC: Juan Carlos Pallares Lobo <jcpallaresl@alcaldiabogota.gov.co>

Cordial saludo
De manera atenta la subdireccion financiera da aval al acta de liquidacién de los contratos del asunto
Lucho H.

De: Juan Carlos Pallares Lobo

Enviado el: viernes, 12 de noviembre de 2021 5:58 p. m.

Para: Luis Eugenio Herrera Paez <leherrera@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD AVAL FINANCIERO LIQUIDACION CONTRATOS 842 Y 843 -2021
Cordial saludo

Se da aval al balance financiero de la liquidacion de los contratos 842-2021 y 843-2021

Att

De: Luis Eugenio Herrera Pdez <leherrera@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: jueves, 11 de noviembre de 2021 15:15

Para: Juan Carlos Pallares Lobo <jcpallares|@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: SOLICITUD AVAL FINANCIERO LIQUIDACION CONTRATOS 842 Y 843 -2021

Por fa revisar

De: Leidy Marcela Barbosa Castellanos

Enviado el: jueves, 11 de noviembre de 2021 11:06 a. m.

Para: Luis Eugenio Herrera Pdez <|leherrera@alcaldiabogota.gov.co>; Jorge Tulio Cubillos Alzate <jtcubillos@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD AVAL FINANCIERO LIQUIDACION CONTRATOS 842 Y 843 -2021

Cordial saludo,
De manera atenta, remito documentos de los contratos 842 y 843 para revision y aval financiero del acta de liquidacién.

Gracias.

LEIDY MARCELA BARBOSA e

@ ‘ PROFESIONAL UNIVERSITARIO f/o‘
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3
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Secretaria General-Alcaldia Mayor de Bogota cones
Tel: (571) 381 3000 -3132172145

La informacién aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacién, copia, descarga, distribucién, modificacién y/o reproduccion total o
parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta
informacion por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de Bogota no es responsable por la informacion contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra politica de proteccion de

datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: http:/secretariageneral.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto/proteccion-datos-personales
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